RE: PREGAO ELETRONICO 113/2024 UASG 988183 - MUNICIPIO DE LAGES SC

De: Pregéo Eletronico 2 (Comprasnet) PML
Para: rejuviatacadista@gmail.com
Copia:
Copia oculta:
Assunto: RE: PREGAO ELETRONICO 113/2024 UASG 988183 - MUNICIPIO DE LAGES SC
Enviada em: 09/10/2024 | 09:15
Recebida em: 09/10/2024 | 09:15

Bom dia,

Em atengdo ao Pedido de Esclarecimento, informo que, conforme consta de nota inserida ao final do Anexo I do Edital, "em caso de divergéncia entre os itens do Edital e do Portal
de Compras, prevalecem as informagdes constantes do Edital", assim, esclarecendo, a descrigdo dos itens no sistema comprasnet ndo deve ser considerada, mas sim a descrigdo
dos itens do Anexo I do Edital. No sistema comprasnet deve ser considerado o valor unitério e o quantitativo de cada item que tera relagdo com os itens contidos no Edital.

At.te.

Naiana Salete da Silva

Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitagdes e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

De: "REJUVI ATACADISTA" <rejuviatacadista@gmail.com>

Enviada: 2024/10/09 08:35:55

Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Assunto: PREGAO ELETRONICO 113/2024 UASG 988183 - MUNICIPIO DE LAGES SC

Bom dia, Prezados Senhores, tudo bem?
Estava lendo o edital 113/2024 o qual tinha a disputa agendada para a data de 09/10/2024 as 9h, e pude perceber na plataforma comprasnet. que o mesmo ha um edital de

retificagdo para a data de 15/10/2024 as 14:30.

Ocorre que, ao analisar o edital inicial com o edital de retificagdo, ambos tem nos itens utensilios de cozinha, mas na plataforma, s6 foram langados colchdes.
No edital frisa o objeto como Aquisigéo de utensilios para a Secretaria Municipal da Educagéo de Lages, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

Gostariamos de participar do referido certame, mas néo tem como realizar o langamento de nossa proposta com os utensilios domésticos de cozinha.

Estou tentando entrar em contato nos telefones da Prefeitura de LAGES SC mas sem sucesso.

Por gentileza, alguém poderia nos dar um suporte quanto a este pregdo eletrénico?

Agradecgo e aguardo um retorno.

Att,

CAMILA ALTAFIN

(19) 997933861



