
De: Rodrigo Koerich  
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023
Enviada em: 05/04/2023 | 11:15

Recebida em: 05/04/2023 | 11:16

Re: ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023

Bom dia,

Foi solicitado orçamento junto a prefeitura, banco de registro de preços, e na negativa deste, foram realizados orçamentos.

Att,

Em qua., 5 de abr. de 2023 às 10:48, Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML <pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br> escreveu:
certamente foi um erro de digitação da empresa, pois pela descrição do questionamento e pelo número do edital, é possível verificar
que se trata do PE 39/2023 da Secretaria de Educação, edital anexo.

Att.

Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

 

 

De: "Rodrigo Koerich" <rodrigokoerich27@gmail.com>
Enviada: 2023/04/05 09:29:02
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023
 
Bom dia,
 
O pregão em questão é de outra secretaria, SEMASA, pelo que está no corpo do e-mail.
 
Att,
 
 
 
Em ter., 4 de abr. de 2023 às 16:57, Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML <pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde
segue pedido de esclarecimento ao PE 39/2023, interposto pela empresa MOVESCO.

Att.
Gisele

Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

 

 

De: "Graziele | Movesco" <publicacoes@movesco.com.br>
Enviada: 2023/03/31 08:52:56
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023
 

Bom dia, interessados em participar do pregão eletrônico 39/2023 SEMASA, pedimos esclarecimento e uma avaliação do preço
proposto para o item 29, entendemos que a administração deve ter feito orçamento, mas um comparativo de preço do item 28 ao
item 29.

Item 28 é conjunto escolar 1 mesa e 1 cadeira pelo valor de 655,50

Item 29 é 1 mesa e 4 cadeiras por 662,33 são 3 cadeiras a mais com pouquíssima diferença do valor comparado com o item 28.

 

https://webmailpro.uol.com.br/compose?to=pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
https://webmailpro.uol.com.br/compose?to=rodrigokoerich27@gmail.com
https://webmailpro.uol.com.br/compose?to=pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
https://compose/?to=pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
https://compose/?to=publicacoes@movesco.com.br
https://compose/?to=pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br


Solicitamos uma revisão nesse valor do item 29, pois as empresas não vão conseguir atender com esse estimado

 

Ficamos no aguardo

 

 

 

 

--

 
 
--

 
Rodrigo Koerich
Gestor de Contrato
Secretaria da Educação 
(49) 3019-7600
RAMAL - 3016

--

Rodrigo Koerich
Gestor de Contrato
Secretaria da Educação 
(49) 3019-7600
RAMAL - 3016


