De: "SEMASA" <licitacao.semasa@lages.sc.gov.br>

Enviada: 2023/06/30 15:25:59

Para: pregaocletronico2@lages.sc.gov.br

Assunto: RE: ESCLARECIMENTOS PREGAO ELETRONICO N°: 18/2023

Boa tarde. Para os devidos fins a respeito da manifestagao solicitada.

Pedido de esclarecimento para o PE 18/2023- EMPRESA : Vector Sistemas de Medigao LTDA. INSCRITA PELO
CNPJ 10.959.672/0001-82.

SOBRE A DUVIDA:

SERAO FORNECIDOS PELA SEMASA AS CARCACAS DE BRONZE NA MESMA QUANTIDADE-SUCATAS PARA TRANSFORMACAO POR
INDUSTRIALIZACAO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DOS HIDROMETROS A RETIRADA NO DEPOSITO DO SEMASA.
1 - Essas carcagas possuem algum valor agregado?

2 - Tera algum valor a ser descontado do pagamento dos Hidrémetros, esse valor sera por Kilo ou por Unidade?
3 - Devo considerar algum valor em relagdo ao meu prego de venda?

EM RESPOSTA :

1-SIM.

2 - O VALOR APRESENTADO PELA EMPRESA, NO FORNECIMENTO DOS HIDROMETROS NOVOS, DEVE
CONSIDERAR O VALOR AGREDADO DAS CARCACAS COLETADAS . LEVANDO QUE ESTE VALOR SERA POR
UNIDADE.

3 - SIM, CONFORME RESPOSTA ANTERIOR.

Sem mais para o momento. Qualquer duvida estamos a disposigao.

Att: Igor - Administrativo. )
SEMASA - Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento.

De: "Eduardo Storer - Vector Sistemas de Medicao" <administrativo@vectorsistemas.com.br>
Enviada: 2023/06/29 14:55:44

Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Cec: marcio.capellari@vectorsistemas.com.br, edgard@vectorsistemas.com.br

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGAO ELETRONICO N°: 18/2023

Boa tarde.

Conforme contato telefonico com Henrique, gostaria de Esclarecimentos sobre o Pregdo Eletronico n’: 18/2023.

No Edital no ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA, cita que:

SERAO FORNECIDOS PELA SEMASA AS CARCACAS DE BRONZE NA MESMA QUANTIDADE-SUCATAS
PARA TRANSFORMACAO POR INDUSTRIALIZACAO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA
FORNECEDORA DOS HIDROMETROS A RETIRADA NO DEPOSITO DO SEMASA.

Essas carcagas possuem algum valor agregado?



Tera algum valor a ser descontado do pagamento dos Hidrometros, esse valor sera por Kilo ou por Unidade?

Devo considerar algum valor em rela¢ao ao meu preco de venda?

Aguardo um retorno o mais breve possivel.

Antecipadamente agradeco.

Eduardo Storer

Vector Sistemas de Medigdo LTDA.

CNPJ: 10.959.672/0001-82 — Insc.: 535.608.640.110
Rua Rosario Takaki, 669 — Dist. Indl. Uninorte
Piracicaba — SP — CEP: 13413-063

(19) 3124-2032

www.vectorsistemas.com.br

Horario de funcionamento:
De 2% a 5% feira (07:00 as 17:00)
De 6° feira (07:00 as 16:00)

Antes de imprimir pense em

Seu compromisso com o Meio Ambiente
E o comprometimento com os Custos. Recicle sempre...!

Menos Papel...Mais Arvores...Pense nissol!!!


http://www.vectorsistemas.com.br/

