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Bom dia!!!

RESPONDENDO SUAS DUVIDAS RELACIONADAS A DISPENSA ELETRONICA 04/2024 - MANUTENC,&p ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PECAS.
- SERAO PRESTADOS SERVICOS DE TROCAS DE PECAS CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO, (pecas essas sendo fornecidas pelo vencedor do processo

- O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, porém, o pagamento sera efetuado em até 30 dias apés a execugdo dos trabalhos e emissdo da nota fiscal de forma

integral.
- O valor estimado inclui pegas e servicos de forma imediata, por se tratar de um processo emergente.

Atenciosamente
Iran Damasceno
Depto Apoio Administrativo

De: "Pregédo Eletronico 2 (Comprasnet) PML" <pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br>
Enviada: 2024/10/01 09:29:29

Para: compras@lages.sc.gov.br

Assunto: ENC: DUVIDA SOBRE DISPENSA ELETRONICA 04/2024

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

REF.: DISPENSA ELETRONICA N° 04/2024 PML

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS
EM UM ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA DE LAGES, ESPECIFICAMENTE ONDE ESTAO LOCALIZADOS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAGAO E FAZENDA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SITO A RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 - CENTRO - LAGES - SC, CEP 88.501-900

Para os devidos efeitos e fins, solicita-se a sua manifestagdo, por escrito, acerca do Pedido de esclarecimento abaixo, referente ao Edital em comento.
Por ser oportuno e conveniente, registra-se que o Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no site do Municipio, no enderego:
https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2458

No aguardo das providéncias que o expediente requer, salientando que a sessdo estd prevista para o dia 03/10/2024 e é necessario responder a solicitagdo até um dia antes da
abertura da sessdo, subscrevo-me,

At.te.

Naiana Salete da Silva

Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitagdes e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

De: "Bruna Ferreira" <consultordevendas@smartmag.ind.br>
Enviada: 2024/09/30 16:03:57

Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br

Assunto: DUVIDA SOBRE DISPENSA ELETRONICA 04/2024

Boa tarde, recebemos uma licitagdo e temos algumas duvidas para tirar para poder participar, segue abaixo:

- N&o fica claro se devera ser prestado manutengdo mensal no equipamento, ou somente servigo de troca de pegas que consta no termo de referéncia

- Prazo de vigéncia do contrato estd 12 meses, mas ndo consegui entender se aquele valor de 19.138,00 ¢é dividido por 12, ou se serd pago mensalmente
- Se esse valor for somente uma estimativa, ndo serd obrigatdrio a troca das pegas imediatamente.

Aguardo seu retorno. Atenciosamente.

Bruna Ferreira
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