
De: Financeiro 3  
Para: financeiro@educacaolages.sc.gov.br  ,pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br  ,serranalicitacoes@hotmail.com  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: Re: Pedido de esclarecimento PE 36/2024
Enviada em: 06/06/2024 | 09:34

Recebida em: 06/06/2024 | 09:34

Re: Pedido de esclarecimento PE 36/2024

Bom dia,
em resposta ao pedido de esclarecimento, informa-se que foi efetuada a pesquisa de preços baseada em contratações similares da
administração pública,
sendo assim, serão mantidos para evitar o sobrepreço nas contratações.
Caso os valores não sejam os praticados no mercado, favor encaminhar os preços para que seja feita a análise de cada item
demonstrado.
Atenciosamente,

Em qua., 5 de jun. de 2024 às 16:51, Financeiro (SMEL) <financeiro@educacaolages.sc.gov.br> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: Pregão Eletrônico 2 (Comprasnet) PML <pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br>
Date: qua., 5 de jun. de 2024 às 16:41
Subject: ENC: Pedido de esclarecimento PE 36/2024
To: financeiro@educacaolages.sc.gov.br <financeiro@educacaolages.sc.gov.br>

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento em face do PE 36/2024 (Aquisição de EPI's) para adoção das devidas providências (resposta).

At.te.
Naiana Salete da Silva
Pregoeiro(a)
Prefeitura Municipal de Lages / Setor de Licitações e Contratos
Fone: (49) 3019-7405

 

 

De: "Raquel - Serrana Licitações" <serranalicitacoes@hotmail.com>
Enviada: 2024/05/23 11:56:05
Para: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 36/2024
 
Bom dia 
 
Em representação a nosso cliente, possível participante deste processo, solicitamos a apresentação da composição da formação dos
preços. O valor está abaixo até mesmo de fabricantes. 
 
Grata.
 
 
Att.
Raquel Duarte Branco
Especialista em Processo Licitatório. 
 
Serrana Licitações - Assessoria de Processos Licitatórios. 
CNPJ: 33.666.429/0001-71
Telefone: (49) 99193-3146 WhatsApp.
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--

NTI alerta: antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

--
Tami Nalu Campos
Coordenadora de Programas
Financeiro - Secretaria Municipal da Educação de Lages/SC
Fone: (49) 3019-7604

NTI alerta: antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
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